Chavez Judith

De: Angulo Monica

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2020 13:02

Para: Guevara Gladys

cc: Mora Daniel; Rosales José; Pachas Jorge; Chavez Judith; Pacheco Karla
Asunto: RE: Pago anticipado - SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

EDICION DE ARCHIVOS PDF

OK Proceder con el pago

Saludos,
Direccion: Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Pert
m CO]:'J.DE. Teléfono: (511) 615 4000

Anexo: 2114
EL BAMCO DE DESARROLLD DEL PERD Departamento de T!

Gerencia de Operaciones y Tecnologia

Web: www.cofide.com.pe

Impulsamos el desarrollo sostenible del pais @ @ @

COFIDE es una corporacién verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

De: Guevara Gladys <sapia.gguevara@outsourcing.cfd.com.pe>

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2020 11:07

Para: Angulo Monica <mangulo@cofide.com.pe>

CC: Mora Daniel <dmora@cofide.com.pe>; Rosales José <jrosales@cofide.com.pe>; Pachas Jorge
<jpachas@cofide.com.pe>; Chavez Judith <schavez@cofide.com.pe>; Pacheco Karla <kpacheco@cofide.com.pe>
Asunto: Pago anticipado - SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE EDICION DE ARCHIVOS PDF

Monica, favor tu conformidad, adjunto entregable recibidos correspondiente al SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIAS
DE SOFTWARE DE EDICION DE ARCHIVOS PDF, para efectuar el pago anticipado del servicio.

- Proveedor: SOFTLAND PERU S.A.
- Orden de Servicio: 4600009075-2020
- Periodo de Ejecucién: 20/06/2020 al 19/06/2021
- Importe a Pagar: S/. 2,348.20
- Entregables segln contrato:
10.ENTREGAEBLES

La entrega del documento donde indique el periodo de vigencia de las suscripciones ingresada
por mesa de partes o via correo electrénico a la direccidén comunicacionesgti@cofide com.pe.

Saludos

Gladys Guevara Puente



